b2agina 1 di 2

amm.vo

Da: "Montebelluna Bertolini (Agenzia Generali Italia)" <agenzia.montebellunabertolini.it@generali.com>
Data: venerdi 1 settembre 2017 09:54

A: "Augusta Maria Alessio" <augusta.alessio@aon.it>

Oggetto: COMUNE DI MONTEBELLUNA - Richiesta Statistica Sinisti
Rettifico precedente mail con i seguenti dati inerenti la richiesta degli importi dei sinistri Pendenti:

Pol.766299280- sinistro 005/I1V7/2014/51044 - Dalla Torre N.- Riserva Euro 15.000,00 + Euro 2.000,00 sp.
legali

Pol.766299967- sinistro 005/IV7/2015/51024 - Pizzolato M.  Riserva Euro 250,00

Pol.766299967- sinistro 005/IV7/2015/51033 - Tesaro D. Riserva Euro 100,00
Pol.766299967- sinistro 005/IV7/2015/51044 - Speranza L.  Riserva Euro 4.000,00

Gianna

Da: Montebelluna Bertolini (Agenzia Generali Italia)

Inviato: venerdi 1 settembre 2017 9.22

A: Augusta Maria Alessio

Oggetto: COMUNE DI MONTEBELLUNA - Richiesta Statistica Sinisti

Buongiorno Augusta, ho controllato e di seguito rispondo alle domande poste nella mail:
- nella Mappa Sinistri non viene indicato I'importo dello status sinistri pendenti;

- Iimporto indicato di liquidazione comprende le spese legali e onorari periti;

- nella Mappa Sinistri non viene indicato questo dato.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni, sono a disposizione.

Buona giornata
Gianna

Da: Augusta Maria Alessio [augusta.alessio@aon.it]

Inviato: mercoledi 30 agosto 2017 15.09

A: Montebelluna Bertolini (Agenzia Generali Italia)

Oggetto: Risposta automatica: COMUNE DI MONTEBELLUNA - Richiesta Statistica Sinisti
Buongiorno,

sono fuori ufficio con nessun accesso alla casella di posta elettronica. Vi riscontrero al mio rientro
venerdi 1 settembre p.v.

Per particolari urgenze potete contattare il numero 0422 264500.

Cari saluti.

This communication, that may contain confidential and/or legally privileged information, is intended solely for
the use of the intended addressees. Opinions, conclusions and other information contained in this message,
that do not relate to the official business of this firm, shall be considered as not given or endorsed by it. Every
opinion or advice contained in this communication is subject to the terms and conditions provided by the
agreement governing the engagement with such a client. If you have received this communication in error,
please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. Any use,
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disclosure, copying or distribution of the contents of this communication by a not-intended recipient or in
violation of the purposes of this communication is strictly prohibited and may be unlawful.

Aon gathers data containing information about its clients and their insurance placements, including, but not
limited to, names, industry codes, policy types and policy expiration dates, as well as information about the
insurance companies that provide coverage to its clients or compete for its clients’ insurance placements. This
information is maintained in one or more databases.

Aon may use or disclose information about its clients, if required to do so by law, Aon policy, pursuant to legal
process or in response to a request from law enforcement authorities or other government officials. In addition
to being used for the benefit of Aon’s clients, these databases also may be accessed by other Aon affiliates
for other purposes, including providing consulting, and other services to insurance companies for which Aon
or its affiliates may earn compensation.

*Due to the global nature of services provided by Aon, the personal information Client may provide may be
transmitted, used, stored and otherwise processed outside the country where Client submitted that
information. If you have questions about ARS data processing or related compensation, please contact your
ARS account executive

Al sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza
copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential
information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by
mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank
you.

07/09/2017



Augusta Maria Alessio

Da: Elena Dapiran - Adjusting & Claims Service Scrl - Adjuster <dapiran@aecs.it>
Inviato: venerdi 25 agosto 2017 15:04

A: Augusta Maria Alessio

Oggetto: R: COMUNE DI MONTEBELLUNA - Richiesta Statistica Sinisti

Buonasera sig.ra Alessio,

le confermo che nella colonna FEES sono riportati tutti i costi anche le spese legali e gli onorari dei periti;

Cordiali saluti

Elena Dapiran
Ufficio Legale e Gestione Sinistri

Adjusting & Claims Service Scrl

Piazza delle Muse 7 - 00197 Roma

Corso di Porta Vittoria, 29 — 20122 Milano
Tel: +39 0645651817

Fax: + 39 06 45443142
L’Ufficio Sinistri del Gruppo AEC riceve le telefonate tutti i giorni, dal lunedi al venerdi, dalle ore 14:00 alle ore

Augusta Maria Alessio

Da:. Andrea Lavaroni - AEC SpA Lloyd's Coverholder <lavaroni@aecunderwriting.it>
Inviato: venerdi 11 agosto 2017 11:54

A: Augusta Maria Alessio

Cc dominici@aecunderwriting.it

Oggetto: R: COMUNE DI MONTEBELLUNA - Richiesta Statistica Sinisti

Buongiorno

la statistica contempla solo sinistri al lordo della franchigia.

Cordiali saluti

Andrea Lavaroni
Ufficio Gare

AEC SpA - Lloyd’s Coverholder

Piazza delle Muse 7 - 00197 Roma

Corso di Porta Vittoria, 29 — 20122 Milano
RUI n. AO00072848

Tel: +390685332.364

Fax: +39 06 85332.333
lavaroni@aecunderwriting. it
www.aecunderwriting. it
www.aecpiccolicomuni.it

Rubrica AEC Group
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Augusta Maria Alessio

Da: Luca Zuin <luca.zuin@geminass.it>

Inviato: venerdi 25 agosto 2017 14:20

A: Augusta Maria Alessio

Oggetto: R: COMUNE DI MONTEBELLUNA - Richiesta Statistica Sinisti

Buongiorno,

gli importi relativi al liquidato e al riservato devono intendersi al lordo di eventuali franchigie contrattuali e-al netto
dei costi di gestione.

Ad oggi, per i sinistri aperti nel periodo di validita della polizza prestata da UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN
AG, risulta soltanto un sinistro in contenzioso (N. 213-4-01549-16 DEL 24/12/2015 - PAVAN IVANA — 1A UDIENZA
21/09/2017 — INCARICATO AVV. PAOLO BRANCATO).

Cordiali saluti.

GEMINASS | Dott. LucaZuin CTUYS
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Augusta Maria Alessio

Da: . Luca Zuin <luca.zuin@geminass.it>

Inviato: venerdi 11 agosto 2017 14:10

A: » Augusta Maria Alessio

Oggetto: - R: COMUNE DI MONTEBELLUNA - Richiesta Statistica Sinisti

Buongiorno,
gli importi relativi al riservato e al liquidato devono intendersi al lordo delle eventuali franchigie contrattuali.
Cordiali saluti. )
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Dr. Luca Zuin

Via Guglielmo Pepe, 12
30172 Venezia Mestre

Tel. +39 041 2391401

Fax +39 041 2391499

E-mail: luca.zuin@geminass.it
http://www.geminass.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e suoi allegati sono riservate
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